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supel comissão <supel.kappa@gmail.com>

ENC: PE 375/2021 (IDEP-RO) 01-02-2022

1 mensagem

Joao - Autoseguros <joaogasparin@hotmail.com> 24 de janeiro de 2022 13:47
Para: "supel.kappa@gmail.com" <supel.kappa@gmail.com>, BR_Licitações <licitacoes@libertyseguros.com.br>, "Souza,
Edneia Aparecida (BR-Liberty Seguros)" <EdneiaJ@libertyseguros.com.br>

Boa tarde.

Para que possamos participar do certame, precisamos dos esclarecimentos a seguir:

 
1.       Os
serviços abaixo podem ser prestados, exclusivamente, por reembolso, dentro da Cobertura de
Despesas Médicas Hospitalares e Odontológicas?

▪ Transporte (local do acidente – hospital - residência e/ou residência – escola / hospital –
residência. R$ 30,00/por dia – no máximo 15 dias;
▪ Assistência Médica e hospitalar. R$ 3.000,00;
▪ Tratamento fisioterápico (mínimo 20 sessões); R$ 50,00/cada sessão.;
 

2.       O
serviço abaixo é prestado pela Administração Pública, pelo 192, ou por algumas empresas de plano
de saúde. Pedimos a gentileza de retirar do edital esse serviço, respeitando-se o princípio da
competitividade, abrindo espaço para que as Seguradoras participem
da disputa.

▪ Remoção Hospitalar por meio de ambulância, via terrestre, quando não for emergência;

Atenciosamente,


De: BR_Licitações <Licitacoes@libertyseguros.com.br>

Enviado: segunda-feira, 24 de janeiro de 2022 14:27

Para: Joao - Autoseguros <joaogasparin@hotmail.com>

Cc: Souza, Edneia Aparecida (Brazil) <EdneiaJ@libertyseguros.com.br>; BR_Licitações
<Licitacoes@libertyseguros.com.br>

Assunto: RES: PE 375/2021 (IDEP-RO) 01-02-2022
 
João, boa tarde.
 
Por gentileza solicitar ao órgão os seguintes esclarecimentos:
 

1.      
Os serviços abaixo podem ser prestados, exclusivamente, por reembolso, dentro da Cobertura de
Despesas Médicas Hospitalares e Odontológicas?

▪ Transporte (local do acidente – hospital - residência e/ou residência – escola / hospital –
residência. R$ 30,00/por dia – no máximo 15 dias;
▪ Assistência Médica e hospitalar. R$ 3.000,00;
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▪ Tratamento fisioterápico (mínimo 20 sessões); R$ 50,00/cada sessão.;
 

2.      
O serviço abaixo é prestado pela Administração Pública, pelo 192, ou por algumas empresas de plano
de saúde. Pedimos a gentileza de retirar do edital esse serviço, respeitando-se
o princípio da
competitividade, abrindo espaço para que as Seguradoras participem da disputa.

▪ Remoção Hospitalar por meio de ambulância, via terrestre, quando não for emergência;
 
 
4.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e seus anexos, e as
informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas,
referentes ao processo licitatório
deverão ser enviados o(a) Pregoeiro(a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública do PREGÃO ELETRÔNICO, conforme art. 23 do
Decreto Estadual nº 26.182, DE 24 DE JUNHO DE
2021, manifestando-se PREFERENCIALMENTE via e-mail: supel.kappa@gmail.com (ao transmitir o e-mail, o
mesmo deverá ser confirmado pelo(a) Pregoeiro(a) e/ou equipe de apoio responsável, para não tornar sem
efeito,
pelo telefone (069) 3212-9272 ou ainda, protocolar o original junto a Sede desta Superintendência, no horário das
07h: 30min. às 13h:30min. (Horário de Rondônia), de segunda-feira a sexta-feira, situada na Av. Farquar, S/N -
Bairro: Pedrinhas - Complemento:
Complexo Rio Madeira, Ed. Pacaás Novos - 2º Andar, em Porto Velho/RO -
CEP: 76.903-036, Telefone: (069) 3212-9242, devendo o licitante mencionar o número do Pregão, o ano e o
número do processo licitatório.
 
Atenciosamente,
 

 
De: Joao - Autoseguros <joaogasparin@hotmail.com>


Enviada em: sexta-feira, 21 de janeiro de 2022 10:24

Para: BR_Licitações <Licitacoes@libertyseguros.com.br>

Cc: Souza, Edneia Aparecida (Brazil) <EdneiaJ@libertyseguros.com.br>

Assunto: {EXTERNAL} RE: PE 375/2021 (IDEP-RO) 01-02-2022
 
Geane.
 
Não me lembro se é esse o caso, mas se o DMHO for maior que os 20% da básica, calcule
com IS de MA maior para que possa atingir o valor de cobertura de DMHO.
Isso pode. A gente não será desclassificado por isso. Oferecer mais que o pedido pode.
 
Por favor, façam um esforço para podermos participar.
 
Atenciosamente,
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De: BR_Licitações <Licitacoes@libertyseguros.com.br>

Enviado: quinta-feira, 20 de janeiro de 2022 22:41

Para: Joao - Autoseguros <joaogasparin@hotmail.com>

Cc: BR_Licitações <Licitacoes@libertyseguros.com.br>; Souza, Edneia Aparecida (Brazil)
<EdneiaJ@libertyseguros.com.br>

Assunto: RES: PE 375/2021 (IDEP-RO) 01-02-2022
 
Prezado corretor,
 
Reserva concedida. Gentileza aguardar a análise do edital e um novo retorno em até 3 dias úteis.
 
Atenciosamente,
 

 
De: Joao - Autoseguros <joaogasparin@hotmail.com>


Enviada em: segunda-feira, 17 de janeiro de 2022 07:31

Para: BR_Licitações <Licitacoes@libertyseguros.com.br>; Souza, Edneia Aparecida (Brazil)
<EdneiaJ@libertyseguros.com.br>

Assunto: {EXTERNAL} PE 375/2021 (IDEP-RO) 01-02-2022
 
Falar com o Gerente de Vida Johnson para viabilizar participação através do produto AP
Escolar.
 
 
 
Atenciosamente,
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Livre de vírus.
www.avast.com.
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