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Equipe de Licitações ÔMEGA <supel.omega@gmail.com>

PREGÃO ELETRONICO N° 588/2019/OMEGA/SUPEL/RO
5 mensagens

GF IMPORT <gf@gfimport.com.br> 14 de fevereiro de 2020 09:58
Para: supel.omega@gmail.com

Bom dia!

 

Conforme solicitado, segue em anexo Contrato de Permuta de Bens referente ao atestado encaminhado.

 

Permanecemos a disposição!

 

 

Atenciosamente,

 

Bira – Compras e Contratos

GF COMERCIO ATACADISTA

(48) 4105-3686

 

 

CT PM 150518.pdf
297K

Equipe de Licitações ÔMEGA <supel.omega@gmail.com> 14 de fevereiro de 2020 10:22
Para: Kmeih Serpa <rotanacomercio@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CT PM 150518.pdf
297K

Equipe de Licitações ÔMEGA <supel.omega@gmail.com> 14 de fevereiro de 2020 10:38
Para: licitacao@tecassistiva.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: GF IMPORT <gf@gfimport.com.br>
Date: sex., 14 de fev. de 2020 às 09:58
Subject: PREGÃO ELETRONICO N° 588/2019/OMEGA/SUPEL/RO
To: <supel.omega@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

CT PM 150518.pdf
297K

licitacao@tecassistiva.com.br <licitacao@tecassistiva.com.br> 14 de fevereiro de 2020 10:56
Para: Equipe de Licitações ÔMEGA <supel.omega@gmail.com>

Prezados, Bom dia

 

Seria possível solicitar a nota fiscal referente ao fornecimento?

 

Esta contrato não prova nada.

 

Atenciosamente

 

Ana Paula Cruz

Departamento de Licitação

Telefone: (11) 3266-4311 / 5594-4207

Tecassistiva | Tecnologia & Acessibilidade

www.tecassistiva.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Equipe de Licitações ÔMEGA <supel.omega@gmail.com> 14 de fevereiro de 2020 10:59
Para: licitacao@tecassistiva.com.br
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Senhor licitante, não há nota fiscal (segundo a GF). Há apenas esse contrato.
[Texto das mensagens anteriores oculto]






